ﬁ Outlook

Re: Pago cuota

Desde paul.Thomas. exall <paul.thomas.exall@gmail.com>
Fecha Sab 16/08/2025 8:42
Para LH K <heissercartagena@gmail.com>

CC  Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Caldas - Victoria <j01prmpalvictoria@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Psicologia Comisaria Victoria Caldas
<psicologia.comisariavictoria@gmail.com>; comisariadefamilia victoria-caldas.gov.co <comisariadefamilia@victoria-caldas.gov.co>; Erika Lozano Moyano
<Erika.Lozano@icbf.gov.co>; christianjemenenz@icbf.gov.co <christianjemenenz@icbf.gov.co>; Personeria Municipal Victoria Caldas <personeria@victoria-
caldas.gov.co>; Sala Administrativa Consejo Seccional - Caldas - Manizales <sacsma@cendoj.ramajudicial.gov.co>; inspeccionpolicia@victoria-caldas.gov.co
<inspeccionpolicia@victoria-caldas.gov.co>; daniel.wilches.montana@gmail.com <daniel.wilches.montana@gmail.com>

Buenos dias, Heisser,
Estaré en el parque de Victoria a las 2:00 p.m. para ver a Mateo. Nos veremos entonces.

Con respecto al dinero que mi madre te estad pagando, Heisser, no necesitamos otro recordatorio: ya le has manifestado tu inconformidad al
juez. Te sugiero que plantees el tema ante el juzgado directamente con la abuela materna de Mateo, ya que desde enero de 2023 ella asumio,
junto con mi padre, la responsabilidad de ese pago. Desde entonces has recibido $4.000.000 COP mensuales, e incluso en abril recibiste
$8.000.000 porque insististe en que se te pagara dos veces.

Yo intenté informar al juzgado sobre estos hechos, asi como sobre mi critica situacién financiera, de salud y de trabajo. Sin embargo, entre tq,
Juan Carlos Rodriguez y la juez Paula, mi voz fue silenciada. Mi madre me dijo ademas que intentd en varias ocasiones ingresar a la audiencia,
pero su enlace nunca funcioné. Quiero recordarte que a ella le fue diagnosticado cancer de pulmdn, y desde hace mas de cuatro meses, por tu
decision, Mateo no ha podido hablar con su abuela.

Desde la audiencia yo tampoco he podido hablar con Mateo, salvo en dos videollamadas y aquella reunién tan dificil con la psicéloga del ICBF.
Por lo tanto, lo Ultimo que acordamos fue que nos veriamos los sdbados, en un lugar publico, entre las 2 y las 6 p.m. En cumplimiento de ese
acuerdo, estaré alli como corresponde.

En cuanto a tus demds problemas y reclamos, por favor deja de acosarme y dirigete Unicamente al juzgado. Desde este momento voy a bloquear
tu correo electrdnico. Solo recibiré tus mensajes relacionados con Mateo por WhatsApp.

TU no tienes mas acceso, ;queda claro, Heisser?

On Fri, Aug 15, 2025 at 8:16 AM LH K <heissercartagena@gmail.com> wrote:
Buenos dias, Paul:

El dia 8 de agosto de 2025 recibi una transferencia internacional por $ 518146. El pago de la cuota de alimentacién de Mateo quedd
establecida para pago a mi cuenta durante los primeros 5 dias de cada mes, por la suma de $600.000. Por favor, realice la transferencia por los
$81.854 faltantes y tenga en cuenta esta informacion para los proximos pagos. Gracias,

Heisser
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