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Re: Pago cuota

Desde paul.Thomas. exall <paul.thomas.exall@gmail.com>
Fecha Jue 21/08/2025 14:22

Para christianjemenenz@icbf.gov.co <christianjemenenz@icbf.gov.co>; Elizabeth Quinchia Castro <Elizabeth.Quinchia@icbf.gov.co>; Erika Lozano Moyano
<Erika.Lozano@icbf.gov.co>

CC  Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Caldas - Victoria <j01prmpalvictoria@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Psicologia Comisaria Victoria Caldas
<psicologia.comisariavictoria@gmail.com>; comisariadefamilia victoria-caldas.gov.co <comisariadefamilia@victoria-caldas.gov.co>; Personeria Municipal
Victoria Caldas <personeria@victoria-caldas.gov.co>; Sala Administrativa Consejo Seccional - Caldas - Manizales <sacsma@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
inspeccionpolicia@victoria-caldas.gov.co <inspeccionpolicia@victoria-caldas.gov.co>; daniel.wilches.montana@gmail.com
<daniel.wilches.montana@gmail.com>; radicacionquejastribunales@colpsic.org.co <radicacionquejastribunales@colpsic.org.co>; Personeria Municipal La
Dorada - Caldas <personeria@ladorada-caldas.gov.co>; Bogota Escalations <Bogota.Escalations@fcdo.gov.uk>; Directdireccion.general@icbf.gov.co
<Directdireccion.general@icbf.gov.co>; sbotero@defensoria.gov.co <sbotero@defensoria.gov.co>

mJ 12 archivos adjuntos (5 MB)

21.8.25.QUEJA DISCIPLINARIA Y RECURSO DE REVISION _ SUSPENSION DE PROCESOS.pdf; Fallo .pdf; 13.8.2025,12.49pm.SOLICITUD DE APERTURA DE ACCION COLECTIVA pdf;
7.8.25, Irregularidades Procesales, Quejas Activas y Preocupaciones sobre la Representacion en el Caso N.° 2025-00048-00 (1).pdf; Finalised11.8.2025, 956am,_Uno del 99%_.pdf;
_6.8.25, 10.50amPropuesta de Gobierno Integral_ Justicia Digital, Sanacion Restaurativa y Rendiciéon de Cuentas Publica en Colombia.pdf; 2.8.25, 4.30pmQueja Formal Contra la
Psicéloga Elizabeth Quinchia Castro.pdf; 12.4.2025DENUNCIA PENAL Y DE DERECHOS HUMANOS.pdf; 6.8.2025.Propuesta de Reformas del Sistema Penal y Criterios de Proteccion
Mejorados para la Seguridad Infantil y Abusadores de Nifios en Colombia, Sudamérica y Centroamérica.pdf; 2.8.2025,11.40Asunto_ Aviso Legal Previo a la Sesién — 2 de agosto de
2025.pdf; Forensic_Analysis_Luz_Heisser_Quotes_EN.pdf; Analisis de parental aliencion de WhatsApp,mayo 2023mayo 2025.pdf;

327 dias (desde 2024-09-28 por hoy, 2025-08-21) la secuestrd de Mateo .
Estimado Dr. Cristian Jiménez,

Le reenvio la correspondencia de la Fiscalia adjunta para efectos de transparencia, pero también para manifestar preocupaciones urgentes sobre
su rol y sus actuaciones recientes en el caso de mi hijo, Mateo Exall Cartagena.

He sido informado de que usted aconsejé a la Policia de Victoria el sabado pasado que yo debia presentarme en el Centro Zonal ICBF de La
Dorada. Esto resulta altamente irregular y contradictorio: usted ya habia sido informado, tanto dos semanas antes como en la misma mafiana, de
gue no asistird debido a la violencia sufrida y a la falta de garantias en Victoria.

Lo mas grave es que usted permitié o aconsejé que Luz Heisser Cartagena Ruiz llevard a Mateo a una reunion que usted sabia yo no asistira —
algo que ya ha ocurrido al menos cinco veces. Cada vez, a Mateo se le dice que su padre esta ausente. Esto es profundamente abusivo y
contribuye directamente a su dafo psicologico y a la alienacion parental. Yo le he explicado a Mateo cada semana que no puedo asistir debido
al incidente en el parque de Victoria cuando la policia fue llamada contra mi, pero usted ha permitido que esta manipulacién continte sin
control.

La contradiccién es seria:
e Usted ha escrito al Juzgado de Familia de Victoria y a la Comisaria manifestando que mis quejas “no son de su competencia”.
¢ Al mismo tiempo, informé a la Policia de Victoria que Mateo y yo estamos "bajo su competencia”.

Esta incoherencia es inaceptable y ha dejado tanto a Mateo como a mi sin proteccion.

Por lo tanto, solicito formalmente:
1. Aclaracion escrita de su parte sobre su rol y competencia oficial en este caso.

2. Una reunién virtual urgente el préximo miércoles con usted y los psicélogos de La Dorada para tratar la alienacién parental, la
sustraccion ilegal de Mateo y el dafio causado por estas reuniones forzadas e inutiles.

3. Confirmacién de que no se programaran mas reuniones de esta naturaleza hasta que la situacion sea aclarada.
Insisto en una respuesta escrita y oportuna.

Atentamente,

Paul Thomas Exall

Padre de Mateo Exall Cartagena
Victoria, Caldas — agosto 2025

On Sat, Aug 16, 2025 at 8:42 AM paul.Thomas. exall <paul.thomas.exall@gmail.com> wrote:


mailto:paul.thomas.exall@gmail.com

Buenos dias, Heisser,
Estaré en el parque de Victoria a las 2:00 p.m. para ver a Mateo. Nos veremos entonces.

Con respecto al dinero que mi madre te esta pagando, Heisser, no necesitamos otro recordatorio: ya le has manifestado tu inconformidad al
juez. Te sugiero que plantees el tema ante el juzgado directamente con la abuela materna de Mateo, ya que desde enero de 2023 ella asumié,
junto con mi padre, la responsabilidad de ese pago. Desde entonces has recibido $4.000.000 COP mensuales, e incluso en abril recibiste
$8.000.000 porque insististe en que se te pagara dos veces.

Yo intenté informar al juzgado sobre estos hechos, asi como sobre mi critica situacién financiera, de salud y de trabajo. Sin embargo, entre t(,
Juan Carlos Rodriguez y la juez Paula, mi voz fue silenciada. Mi madre me dijo ademas que intent6 en varias ocasiones ingresar a la audiencia,
pero su enlace nunca funciond. Quiero recordarte que a ella le fue diagnosticado cancer de pulmén, y desde hace mas de cuatro meses, por tu
decision, Mateo no ha podido hablar con su abuela.

Desde la audiencia yo tampoco he podido hablar con Mateo, salvo en dos videollamadas y aquella reunién tan dificil con la psicdloga del ICBF.
Por lo tanto, lo Ultimo que acordamos fue que nos veriamos los sdbados, en un lugar publico, entre las 2 y las 6 p.m. En cumplimiento de ese
acuerdo, estaré alli como corresponde.

En cuanto a tus demas problemas y reclamos, por favor deja de acosarme y dirigete Unicamente al juzgado. Desde este momento voy a
bloquear tu correo electrénico. Solo recibiré tus mensajes relacionados con Mateo por WhatsApp.

Td no tienes més acceso, ;queda claro, Heisser?

On Fri, Aug 15, 2025 at 8:16 AM LH K <heissercartagena@gmail.com> wrote:
Buenos dias, Paul:

El dia 8 de agosto de 2025 recibi una transferencia internacional por $ 518146. El pago de la cuota de alimentacién de Mateo quedd
establecida para pago a mi cuenta durante los primeros 5 dias de cada mes, por la suma de $600.000. Por favor, realice la transferencia por
los $81.854 faltantes y tenga en cuenta esta informacion para los préximos pagos. Gracias,

Heisser
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